

Remissvar

Dnr 24SBN568
2025-03-11

Remissvar 20250311 (24SBN568) 1 - En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25)

Synpunkter

- Gävle kommun tillstyrker utredningens förslag att en åtgärd avseende en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte kan ges ett tidsbegränsat bygglov i sammanlagt 20 år, även om behovet av åtgärden inte är tillfälligt.
- Gävle kommun tillstyrker förslaget om utökade avvikelsemöjligheter för kriminalvårdsanstalter och häkten.
 - Förslaget innebär dock att ytterligare undantag införs i PBL. Premissen för denna såväl som andra remisser inom samhällsbyggnadsområdet tycks vara att planprocessen i Sverige ibland är för långsam för att möta samhällets skiftande behov. Om så är fallet behövs övergripande reformer, och inte sektorsvisa särregler. Fler sådana riskerar att skapa ett än mer svårläst och oöverskådligt regelverk, vilket försvagar PBL:s upplevda legitimitet och försvårar dess tillämpning.
- Gävle kommun avstyrker utredningens förslag att regeringen genom nytt bemyndigande ska få meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). SKR bedömer att förslaget om nytt bemyndigande inte är nödvändigt och proportionerligt och att det därmed strider mot regeringsformen (RF) 14 kap. 3 §.
- Gävle kommun, delar utredningens bild av fördelen med en samlad och tydlig vägledning för plan- och byggprocessen avseende häkten och anstalter och ser positivt på att Boverket ges i uppdrag att ta fram en sådan vägledning.
- Gävle kommun vill framhålla vikten av att i tidigt skede ha en god dialog mellan stat och kommun rörande planering och lokalisering av häkten och anstalter. Detta för att i tidigt skede kunna lokalisera och identifiera eventuella utmaningar i till exempel plan- och byggprocessen.

Bakgrund till ändringarna

Gävle kommun har av Regeringskansliet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över remissen En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter. (Ds 2024:25)



Det råder stor brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige och behovet av platser väntas öka. Promemorian gällande en förändring av Plan- och bygglagen (2010:900) för att underlätta utbyggnaden av Sveriges häkten och anstalter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en snabbare, flexiblere och mer effektiv utbyggnad av fler häkten och anstalter på såväl kort som längre sikt.

Förslaget innebär bland annat att tillfälliga bygglov ska kunna beviljas i högst 20 år och att kravet på tillfällighet tas bort.

Förslaget innebär även att andra typer av avvikelser ska kunna beviljas om nämnden bedömer det lämpligt. Förändringarna gäller bebyggelsens placering, utformning eller omfattning.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2025.

Bengt Eklund och Patricia Rätsep
Bygglovhandläggareer
Bygglovsenheten, Livsmiljö Gävle, Gävle kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-26

Tid: kl. 09:00-17:00

Plats: Förvaltningshuset, Amsterdam

Paragrafer: §73

Justeringsdatum: 2025-03-26

Anslag sätts upp: 2025-03-26

Anslag tas ned: 2025-04-17



Sekreterare Anette Paulsen



Ordförande Anders Ekman (C)



Justerare Bengt Nises (M)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokollets förvaringsplats: Förvaltningshuset Arkiv plan 3

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2025-03-26

Närvaro

Ledamöter	Närvarande	Frånvarande	Tjänstgörande ersättare
Elin Lundgren, vice ordf. (S)	x		
Kent Edin (S)	x		
Moa Mörk (S)	x		
Mårten Gulin (MP)	x		
Anders Ekman, ordförande (C)	x		
Azad Taher (L)	x		
Rosmari Holmgren (KD)	x		
Mikael Brodin, 2:e vice ordf. (M)	x		
Bengt Nises (M)	x		
Maria Lundin (M)	x		
Vakant (V)		x	Henrik Ahlstedt (M) § 73
Christer Larsson (SD)	x		
Hans Södergren (SD)		X	Krister Nilsson (SD) § 73
Ersättare			
Per Lagheim (S)		x	
Tomas Falk (MP)		x	
Erik Holmestig (C)	x		
Björn Belin (L)	x		
Stefan Andersson (KD)		x	
Henrik Ahlstedt (M)	x		
Ulf Björn (M)		x	
Krister Nilsson (SD)	x		
Åsa Norling (SD)	x		

Övriga närvarande

Eva Jackson, sektorchef

Anette Paulsen, nämndsamordnare

Justerare		Utdragsbestyrkande
		

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2025-03-26

§ 73 Remiss - En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25)

Diarienummer: 24SBN568

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar remissen enligt föreslaget remissvar.

Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Gävle kommun har av Regeringskansliet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över remissen En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter. (Ds 2024:25)

Det råder stor brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige och behovet av platser väntas öka. Promemorian gällande en förändring av Plan- och bygglagen (2010:900) för att underlätta utbyggnaden av Sveriges häkten och anstalter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en snabbare, flexiblare och mer effektiv utbyggnad av fler häkten och anstalter på såväl kort som längre sikt.

Förslaget innebär bland annat att tillfälliga bygglov ska kunna beviljas i högst 20 år och att kravet på tillfällighet tas bort.

Förslaget innebär även att andra typer av avvikelser ska kunna beviljas om nämnden bedömer det lämpligt. Förändringarna gäller bebyggelsens placering, utformning eller omfattning.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2025.

Hänvisar även till Gävle kommuns remissvar i sin helhet.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse, dnr 24SBN568-3
- Remissvar 20250311 (24SBN568), dnr 24SBN568-7
- Remissvar från Sveriges-kommuner-och-regioner, dnr 24SBN568-4

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	---	--------------------



Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2025-03-26

- Remissmissiv - En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25), dnr 24SBN568-1
- Remiss en-snabbare-utbyggnad-av-häkten-och-anstalter-ds-202425, dnr 24SBN568-5
- Remiss - En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25), dnr 24SBN568-2
- Remissmissiv, dnr 24SBN568-6

Justerare		Utdragsbestyrkande
AC		

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Remiss - En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar remissen enligt föreslaget remissvar.

Ärendet i korthet

Gävle kommun har av Regeringskansliet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över remissen En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter. (Ds 2024:25)

Det råder stor brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige och behovet av platser väntas öka. Promemorian gällande en förändring av Plan- och bygglagen (2010:900) för att underlätta utbyggnaden av Sveriges häkten och anstalter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en snabbare, flexiblare och mer effektiv utbyggnad av fler häkten och anstalter på såväl kort som längre sikt.

Förslaget innebär bland annat att tillfälliga bygglov ska kunna beviljas i högst 20 år och att kravet på tillfällighet tas bort.

Förslaget innebär även att andra typer av avvikelser ska kunna beviljas om nämnden bedömer det lämpligt. Förändringarna gäller bebyggelsens placering, utformning eller omfattning.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2025.

Hänvisar även till Gävle kommuns remissvar i sin helhet.

Beslutsunderlag

2024-12-04 Remiss – En snabbare utbyggnad av häkten och

Samhällsbyggnadsnämnden

anstalter (Ds 2024:25); 2024-12-04 Remissmissiv – En utbyggnad av häkten och anstalter (Ds 2024:25); 2025-03-03 Remissvar från Sveriges kommuner och regioner; 2025-03-11 Remissvar från Gävle kommun

Beslutet ska skickas till
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Svaren lämnas per e-post till li.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till li.spn@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer LI2024/00880 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet, Gävle kommun

Bengt Eklund och Patricia Rätsep
Byggnadsinspektörer